M Gma“ Prefeitura Nova Fatima <licitacaonfpr@gmail.com>

DILIGENCIA DOCUMENTAL CE 002/2023

6 mensagens

Prefeitura Nova Fatima <licitacaonfpr@gmail.com> 14 de setembro de 2023 as 09:50
Para: Engenharia Washair <ENGENHARIA@washair.com.br>, Glauber Campos <glaubergarcez@hotmail.com>

Prezados,
Apo6s analise minuciosa da documentagéo de habilitacdo, segue alguns questionamentos:

a) No SICAF localizamos Certidao de Débitos Estaduais valida, no entanto ela é referente ao Distrito Federal e para habilitar a
empresa, precisamos da certidao do estado de Pernambuco, onde esta localizada a sede atualmente.

b) O item B.3 do edital diz que a empresa devera apresentar Certiddes negativas de faléncia, recuperacéo judicial e
extrajudicial, ou de insolvéncia civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante, ou seja, a empresa devera apresentar a
certidao da comarca de Orobé. A empresa apresentou uma certiddo do Estado de Pernambuco.

c) Nao foi encontrada a certiddo de quitagdo do CREA do Lucio Flavio dentro do prazo de validade.
d) Néo foi encontrada a certiddo de quitagdo do CREA do Byron dentro do prazo de validade.

e) Néo foi localizado o item (E.2.2) do Edital: "Comprovagéao de que o licitante executou/prestou, sem restricéo, servigo/obra

de caracteristicas semelhantes ao objeto, considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a seguir
definidos. A comprovagao sera feita por meio de apresentagao de no minimo 1 (um) Atestado ou Certidao de Acervo Técnico,
certificado pelo CREA, devidamente assinado e carimbado pelo érgédo ou entidade publica ou privada declarante."

Conforme a Stimula 1.211/21 Plenério, seré oportunizado apenas 01 tnica vez A COMPLEMENTACAO DA
DOCUMENTACAO EXIGIDA NO EDITAL PARA HABILITACAO NO CERTAME, no prazo maximo de 02
(duas) horas apods o envio deste email.

Caso a empresa nao encaminhe a documentagado em tempo habil, a mesma sera inabilitada e a empresa remanescente sera
convocada a apresentar a documentagao.

Grato,
Aristeu Bortoti Jr.

Glauber Campos <glaubergarcez@hotmail.com> 14 de setembro de 2023 as 11:23
Para: Prefeitura Nova Fatima <licitacaonfpr@gmail.com>, Engenharia Washair <ENGENHARIA@washair.com.br>

Prezada,
Bom dia!!

S6 esta faltando a Certidao do Lucio, pois 0 mesmo estd numa obra do interior € no momento ele
esta ocupado, mas ja passei uma mensagem, o do Eng civil Byron ta ok.

At.te,




GLAUBER GARCEZ CAMPOS gnu-n"“'°'°ﬁ:n:o

CREA: 7370-D - ENG. MECANICO cReEA
RNP: 040840129-0

GLAUBER GARCEZ CAMPOS
WASH AIR ENGENHARIA LTDA
SOCIO-PROPRIETARIO
ENG. MECANICO
CREA-AM 7370-D
CNPJ: 40.461.441/0001-05
(92) 99137-4716 / (22) 998349713
"Até aqui ajudou o Senhor"

CIDC@JNG A~

De: Prefeitura Nova Fatima <licitacaonfpr@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 14 de setembro de 2023 12:50

Para: Engenharia Washair <ENGENHARIA@washair.com.br>; Glauber Campos <glaubergarcez@hotmail.com>
Assunto: DILIGENCIA DOCUMENTAL CE 002/2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

ﬂ ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - AGN X WASH AIR .pdf
385K

CERTIDAO DE FALECIA E CONCORDATA.pdf
= 166K

ﬂ CND ESTADUAL.pdf
14K

M CRQPF BYRON.pdf
409K

Glauber Campos <glaubergarcez@hotmail.com> 14 de setembro de 2023 as 11:41
Para: Prefeitura Nova Fatima <licitacaonfpr@gmail.com>, Engenharia Washair <ENGENHARIA@washair.com.br>

Vou precisar de mais tempo até as 17h para poder enviar a Certidao do Lucio pois, ele esta tentando
mas esta dando erro no site do Conselho.
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CREA: 7370-D - ENG. MECANICO ~ GRE™
RNP: 0408401290

GLAUBER GARCEZ CAMPOS
WASH AIR ENGENHARIA LTDA
SOCIO-PROPRIETARIO
ENG. MECANICO
CREA-AM 7370-D
CNPJ: 40.461.441/0001-05
(92) 99137-4716 / (22) 998349713
"Até aqui ajudou o Senhor"

De: Glauber Campos <glaubergarcez@hotmail.com>

Enviado: quinta-feira, 14 de setembro de 2023 14:23

Para: Prefeitura Nova Fatima <licitacaonfpr@gmail.com>; Engenharia Washair <ENGENHARIA@washair.com.br>

Assunto: RE: DILIGENCIA DOCUMENTAL CE 002/2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Glauber Campos <glaubergarcez@hotmail.com>

14 de setembro de 2023 as 11:42

Para: Prefeitura Nova Fatima <licitacaonfpr@gmail.com>, Engenharia Washair <ENGENHARIA@washair.com.br>

Conseguimos.
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RNP: 040840129-0

GLAUBER GARCEZ CAMPOS
WASH AIR ENGENHARIA LTDA
SOCIO-PROPRIETARIO
ENG. MECANICO
CREA-AM 7370-D
CNPJ: 40.461.441/0001-05
(92) 99137-4716 / (22) 998349713
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De: Glauber Campos <glaubergarcez@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de setembro de 2023 14:41

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ﬂ Certidao Arq Lucio Setembro 2023.pdf
221K

Prefeitura Nova Fatima <licitacaonfpr@gmail.com>
Para: Glauber Campos <glaubergarcez@hotmail.com>

Recebido. Obrigada

[Texto das mensagens anteriores oculto]

14 anexos
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14 de setembro de 2023 as 13:16
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Prefeitura Nova Fatima <licitacaonfpr@gmail.com>
Para: Glauber Campos <glaubergarcez@hotmail.com>

Boa tarde,

Segue as consideragdes apo6s andlise das documentagdes:

14 de setembro de 2023 as 13:58

a) No SICAF localizamos Certidao de Débitos Estaduais valida, no entanto ela é referente ao Distrito Federal e para habilitar a
empresa, precisamos da certiddo do estado de Pernambuco, onde esta localizada a sede atualmente.
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A empresa encaminhou a certiddao negativa de débitos fiscais do estado de Pernambuco, mas no final do documento ha
a seguinte observacgao: "Invalida para licitagdo publica. A certiddo para Licitagdo Publica...é a Certidao de Regularidade
Fiscal." Como se trata de uma consulta publica, o agente de contratacao fez a consulta da Certidao de Regularidade
Fiscal do estado de Pernambuco e a empresa encontra-se em situagao regular.

b) O item B.3 do edital diz que a empresa devera apresentar Certiddes negativas de faléncia, recuperacgao judicial e
extrajudicial, ou de insolvéncia civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante, ou seja, a empresa devera apresentar a
certidao da comarca de Orobé. A empresa apresentou uma certiddo do Estado de Pernambuco.

A empresa anexou a certiddao conforme o solicitado.

c) Nao foi encontrada a certiddo de quitagdo do CREA do Lucio Flavio dentro do prazo de validade.
A empresa anexou a certiddao conforme o solicitado.

d) Nao foi encontrada a certidao de quitagdo do CREA do Byron dentro do prazo de validade.
A empresa anexou a certiddao conforme o solicitado.

e) Nao foi localizado o item (E.2.2) do Edital: "Comprovagéo de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigco/obra

de caracteristicas semelhantes ao objeto, considerando-se as parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a seguir
definidos. A comprovagao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo 1 (um) Atestado ou Certidao de Acervo Técnico,
certificado pelo CREA, devidamente assinado e carimbado pelo érgéo ou entidade publica ou privada declarante."

A empresa anexou um atestado de capacidade técnica de obra com caracteristicas semelhantes.

Também foi realizada a analise da planilha ajustada e cronograma de obra, nos quais se encontram corretos e conforme
descrito em edital.

Portanto, a empresa Wash Air Engenharia Ltda foi classificada e habilitada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



